广东星徽精密制造股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第341号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，对相关事项进行了认真核实，现将有关情况回复如下：

1. 你公司于7月6日披露的《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告》《关于公司监事减持股份的预披露公告》《关于对深圳证券交易所关注函的回复》显示，公司持股5%以上股东孙才金的一致行动人朱佳佳、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业等5名股东拟合计减持公司1%股份，公司监事张杨拟减持公司0.03%股份，公司董事兼总经理陈惠吟于7月2日减持了公司股票50万股。请公司说明是否存在利用信息披露（包括参加投资者调研活动）影响股票交易、拉抬股价以配合相关人员减持的情形。

【回复】

（1）截至2020年7月10日深圳证券交易所收市，公司近期披露的减持计划及实际减持情况如下：

序号	名称	持股数量 (股)	占公司总股 份数比例	拟减持数 量(股)	拟减持股份 数占公司总 股份数比例	拟减持 期间	实际减持情况
1	陈惠吟	9,513,000	2.69%	2,378,000	0.67%	2020/3/31- 2020/9/30	2020/7/2 集中竞价减 持50万股，占公司总 股本的0.14%，减持价 格15.94元/股
2	蔡文华	250,000	0.07%	62,500	0.02%	2020/3/31- 2020/9/30
3	张杨	98,259	0.03%	24,500	0.01%	2020/7/28- 2021/1/27
4	朱佳佳	5,149,030	1.46%	670,000	0.19%	2020/7/28- 2021/1/27
5	深圳市亿网众盈投资管 理合伙企业（有限合伙）	3,176,448	0.90%	715,300	0.20%	2020/7/28- 2021/1/27

6	深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）	3,176,448	0.90%	715,300	0.20%	2020/7/28-2021/1/27
7	深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）	3,176,448	0.90%	715,300	0.20%	2020/7/28-2021/1/27
8	深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）	3,176,448	0.90%	715,300	0.20%	2020/7/28-2021/1/27
合计		27,716,081	7.85%	5,996,200	1.69%

注：陈惠吟、蔡文华、朱佳佳为公司董事。张杨为公司监事。四个合伙企业为公司收购深圳泽宝前，深圳泽宝设立的员工持股平台。

以上股东计划减持 599.62 万股，占公司总股本的 1.69%，实际减持 50 万股，占公司总股本的 0.14%，减持价格 15.94 元/股，合计减持金额 797 万。

公司董事陈惠吟女士、蔡文华先生已于 2020 年 3 月 31 日披露减持计划，且截至本关注函回复之日，仅陈惠吟女士减持 50 万股，减持数量与金额占比很小。四个合伙企业为公司收购深圳泽宝前，深圳泽宝设立的员工持股平台，其减持需求长期存在，但每次减持数量不多。综上，从上述减持公告披露时点、减持数量、减持金额来看，公司不存在利用信息披露影响股票交易、拉台股价配合相关人员减持的情形。

（2）公司最近三个月接待投资者、机构调研的情况如下：

接待时间	接待方式	接待对象	调研基本情况
2020/5/8	2019 年度业绩说明会 (全景网)	采用网络方式参与本次年度业绩说明会的投资者	详见全景网 http://rs.p5w.net/c/300464.shtml
2020/5/18	2020 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 (全景网)	采用网络方式参与本次活动的投资者	详见全景网 http://rs.p5w.net/c/300464.shtml
2020/7/1	电话会议	招商证券、工银瑞信、兴业基金、中海基金、大家资产、财通资管、盛世景投资、拾贝投资、诺安基金、沣杨资产、幸福人寿、翰亚投资、汇添富基金、平安基金、	公司电商业务概况和经营情况。投资者关系记录表详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），深交所互动易“投资者

		易方达基金、景顺长城、摩根华 鑫、富国基金、兴全基金	关系”栏也可查阅。
--	--	-------------------------------	-----------

公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真、及时履行信息披露义务，公司近期并无重大事项、基本面未发生重大变化，接待投资者、机构调研的活动均在全景网或巨潮资讯网公开，不存在利用信息披露（包括参加投资者调研活动）影响股票交易、拉抬股价的情形。

2. 你公司在 7 月 6 日回复我部关注函时称，公司内外部经营环境、经营模式等基本面未发生重大变化，公司近一个月股价涨幅较公司基本面同向偏离较大。请结合你公司目前股价及走势、市盈率、市净率水平，对比同行业可比公司，分析相关指标的合理性，并充分进行风险提示。如你公司认为公司股价与基本面不符，请及时向投资者提示相关风险。

【回复】

按照证监会行业分类指引，公司所属行业为“F52 零售业”，公司与同行业可比公司的股价及走势、市盈率、市净率情况如下：

证券 代码	证券简称	“概念”	收盘价 (元/股, 前复权)		涨跌幅	动态市盈 率(倍)	静态市盈 率(倍)	市净率 (倍)
			6月10日	7月10日
300464	星徽精密	无线耳机、跨境电商、 电子商务	9.32	25.98	178.76%	272.3	61.76	5.07
002351	漫步者	无线耳机	20.00	22.61	13.05%	101.8	163.7	10.46
002577	雷柏科技	无线耳机	12.33	17.39	41.04%	102.1	亏损	4.86
002640	跨境通	无线耳机、跨境电商	5.40	10.02	85.56%	29.73	亏损	3.29
300085	银之杰	跨境电商	13.80	27.26	97.54%	亏损	3917	14.33
600859	王府井	电子商务	29.74	73.77	148.05%	亏损	59.57	5.12
002291	星期六	电子商务	24.78	23.52	-5.08%	亏损	115.6	5.25
300209	天泽信息	电子商务、跨境电商	11.70	19.46	66.32%	116.1	167.4	2.04

公司股票近一个月涨幅明显，特别是 2020 年 6 月 24 日至 7 月 9 日连续十个交易日涨停。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 7 日分别在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布了《股票交易异常波动公告》（公

告编号分别为 2020-083、2020-086、2020-090）。

截至本公告日，公司生产经营情况正常，内外部经营环境、经营模式等基本面未发生重大变化。公司近一个月的股价涨幅较公司基本面同向偏离较大，动态市盈率高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，不要盲目炒作，注意投资风险！

3. 请再次核实是否存在应披露未披露的重大事项。

【回复】

公司董事会确认本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

广东星徽精密制造股份有限公司

2020 年 7 月 10 日