证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2020-093

广东星徽精密制造股份有限公司 关于持股 5%以上股东计划减持的情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第 337 号）（以下简称“关注函”），请公司向公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员核实未来 6 个月内是否存在减持计划。公司在回函中披露了公司董事陈惠吟女士、蔡文华先生的减持进展和公司监事张杨、持股 5%以上股东孙才金的一致行动人的减持计划，除上述减持计划及减持意向外，公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员暂无未来六个月减持公司股份的计划。但由于公司工作人员疏忽，未能及时联系持股 5%以上股东陈梓炎先生并核实其减持计划，未能在 2020 年 7 月 6 日的回函中确认其减持计划。

公司于 2020 年 7 月 14 日收到持股 5%以上股东陈梓炎先生的《减持股份告知函》，陈梓炎先生计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即自 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 2 月 6 日）通过集中竞价交易或在自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内（即自 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日）通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,593,665 股，占公司总股本的 3.00%。

陈梓炎先生持有公司股份 1950 万股，系公司首次公开发行股票前持有的股份及因公司以资本公积转增股本所取得的股份，全部属于无限售条件流通股。陈梓炎先生与公司及其他持股 5%以上的股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系，目前持有的股份全部处于质押状态。

公司《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

公司已对相关工作人员进行严肃批评教育，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露工作，提高信息披露质量，避免类似情况出现。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020年7月16日